14/07/2021 Fwd: RES: Autorizagéo de fornecimento

Fwd: RES: Autorizagao de fornecimento

"Paulo" <licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br> 14 de Julho de 2021 09:25

Para: almoxarifado@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Paulo Roberto R. do Nascimento
Compras/Licitacao

Camara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
(28)3526-5619

O bs.: Favor confirmar o recebimento deste email.

-------- Mensagem Encaminhada -------

De: vendas2@megamixcomercial.com.br

Para: "Setor de Compras/ Licitagao" <licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br>
Recebida: 28 de Maio de 2021 14:53

Assunto: RES: Autorizagdo de fornecimento

Boa tarde,
Conforme solicitado , informamos que o nosso estoque no momento ndo contem nenhuma

unidade desse desinfetante no valor de 3,99 solicitado.
Houve um erro na nossa conferencia e o rapaz olhou o desinfetante errado.

No momento vamos ter o DESINFETANTE LAVANDA ULTRALAR R$ 6,50

Att, Elaine

De: Setor de Compras/ Licitagao <licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br>
Enviada em: sexta-feira, 28 de maio de 2021 11:24

Para: vendas2@megamixcomercial.com.br

Assunto: Autorizacao de fornecimento

Bom dia, segue em anexo Autorizacao de fornecimento.
Lembrando que para realizagdo do pagamento é necessario conter na nota fiscal conta bancaria da empresa.

Att;

Naiani Tavares

Compras/Licitacao

Camara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
(28)3526-5619

O bs.: Favor confirmar o recebimento deste email.
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